
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ALAÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TYT KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-1 D.K.: 1201 (03-B SERİSİ) 25 120 120 1694

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5010,74 20,82 2,70 1,41 2,35 2,21 1,08 1,94 2,62 0,78 2,43 3,19 0,99 2,94 0,01 0,01 0,00 8,61 2,89 7,89 1,65 0,68 1,48 1,45 1,36 1,11 1,90 1,02 1,65 1,56 0,52 1,43 49,4021,48 44,04 271,080

Okul Ortalaması 10,6015,20 6,80 1,24 1,84 0,78 0,88 0,96 0,64 1,92 1,24 1,61 1,56 1,04 1,30 0,00 0,00 0,00 0,44 0,76 0,25 0,16 0,28 0,09 0,64 0,92 0,41 0,68 0,84 0,47 0,60 0,40 0,50 18,7223,48 12,85 164,610

KATILIMLAR

1 17000 MELİKE DEMİRBAĞ 12A 24 14 20,50 1 4 0,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 45 23 39,25 260,288 924

2 17011 EBRAR TINGIR 12D 22 18 17,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 43 27 36,25 252,287 1010

3 16989 ZERCAN AKSOY 12A 24 8 22,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 40 15 36,25 251,283 1024

4 0 SILA OSMA 12A 19 19 14,25 4 0 4,00 2 0 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 32 29 24,75 217,374 1311

5 17014 ZEYNEP KESKİN 14 20 9,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 27 29 19,75 202,944 1436

6 66 ELİF ALTAŞ 12D 16 11 13,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 23 16 19,00 200,844 1448

7 16994 MERVE KALAYCI 12D 13 23 7,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 23 34 14,50 187,957 1515

8 20 BİNNAZ TOSUN 12A 11 11 8,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 20 24 14,00 185,938 1528

9 16992 SEVCAN GÜNDOĞDU 12D 14 15 10,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 8 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 22 36 13,00 183,089 1545

10 0 SERDEM YÜKSEL 12A 12 19 7,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 20 31 12,25 180,651 1556

11 17010 AYŞEGÜL KÜÇÜKÇADIRCI12D 11 19 6,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 17 21 11,75 179,222 1561

12 982 ASLI BOZDEMİR 12A 9 21 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 20 34 11,50 178,456 1563

13 16988 12 14 19 9,25 2 2 1,50 16 21 10,75 176,253 1572

14 983 NURSENA TOKGÖZ 12A 5 12 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 14 17 9,75 174,665 1576

15 985 GÜLLÜ KAYĞUZ 12C 3 8 1,00 2 3 1,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 12 11 9,25 172,082 1589

16 16997 AYSİMA MUTLU 12D 12 16 8,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 27 9,25 172,042 1590

17 17008 DİLCAN GÜNDOĞDU 5 8 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 13 16 9,00 171,881 1592

18 16984 G *İZAR TOYRAN 12D 7 12 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 12 16 8,00 168,326 1605

19 0 SERAY İŞLEYEN 6 26 -0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 13 42 2,50 153,033 1641

20 516 ŞURA PENBECİOĞLU 12D 9 26 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 13 44 2,00 150,801 1645

21 16999 BEYZANUR KUL 12C 4 14 0,50 1 1 0,75 5 15 1,25 148,602 1647

22 0 KARDELEN DİLEK 3 9 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 5 17 0,75 147,294 1648

23 10000 AYŞEGÜLCANBOLAK 7 27 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 13 36 4,00

24 16987 RABİA AKYOL 1 3 0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 4 3,00

25 16998 HAMİDE GÜL KARACA 12C 0 2 -0,50 0 2 -0,50
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